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Zimbra 015795600582@tre-ba.jus.br

Re: Pregao n°© 292021

De : Gilson Soares Da Conceicao <gsconceicao@tre- Qua, 17 de nov de 2021 11:30

ba.jus.br> 6 anexos
Assunto : Re: Pregao n° 292021

Para : Camila Bueno Moraes
<camila.moraes@interop.com.br>

Senhora Licitante

Em atencgéo ao seu e-mail datado de 08/11/2021, informo que o pregéo 29/2021 - Service
Desk restou fracassado, em razao, das empresas classificadas em primeiro e segundo lugar
tiveram suas propostas inabilitadas, por falta de atendimento aos requisitos de capacidade
técnica disciplinada na condi¢cédo 11.1.7 do edital. Notifico ainda, que que as empresas
remanescentes foram instadas a reduzirem seu preco ao valor estimado pela Administracao,
R$ 4.587.364,50, todavia ndo aceitaram a proposta do pregoeiro, portanto suas propostas
foram recusadas. Nesse contexto ndo cabe invocar o art. 48, Inc Il § 3° da lei 8.666/93.

Gilson Soares Da Conceicéo
Analista Judiciario | SELIC
7084

De: "gsconceicao" <gsconceicao@tre-ba.jus.br>

Para: "Camila Bueno Moraes" <camila.moraes@interop.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 8 de novembro de 2021 13:36:04
Assunto: Re: Pregao n°® 292021

Sra. Licitante,
Obrigado pela informagéo. Na fase de habilitagdo analisarei esta ocorréncia.

Gilson Soares Da Conceigao
Analista Judiciario | SELIC
7084

De: "Camila Bueno Moraes" <camila.moraes@interop.com.br>
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Prezado Sr. Gilson.

Verificamos que a empresa THS, nao enviou henhum documento solicitado no item 11.1.7.2
do Edital, sendo assim, mesmo que o valor negociado esteja no estimado, a documentacgao
nao esta atendida pois deveria ser enviada até a disputa do edital.

Reitero que mesmo que a préxima licitante ndo chegue no valor estimado, antes de ser
fracassada a licitacao e refeito certame, o Senhor entre em contato com a Interop, pois
existem flexibilizacdes que o processo licitatdrio da nestes casos.

Abracos e bom inicio de semana.

Camila Bueno
Licitacoes

51) 3216.7030 .
E51; 993077557 @ www.interop.com.br

Acompanhe seus tickets através da nossa Central de Servigos.

http://centraldeservicos.interop.com.br/otrs/customer.pl

Cuidamos da tecnologia para vocé focar no seu negécio! )
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De : Gilson Soares Da Conceicao <gsconceicao@tre- Seg, 08 de nov de 2021 13:36
ba.jus.br>

Assunto : Re: Pregao n° 292021

Para : Camila Bueno Moraes
<camila.moraes@interop.com.br>

#26 anexos

Sra. Licitante,
Obrigado pela informacg&o. Na fase de habilitagdo analisarei esta ocorréncia.
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Prezado Sr. Gilson.

Verificamos que a empresa THS, nao enviou henhum documento solicitado no item 11.1.7.2
do Edital, sendo assim, mesmo que o valor negociado esteja no estimado, a documentacgao
nao esta atendida pois deveria ser enviada até a disputa do edital.

Reitero que mesmo que a préxima licitante ndo chegue no valor estimado, antes de ser
fracassada a licitacao e refeito certame, o Senhor entre em contato com a Interop, pois
existem flexibilizacdes que o processo licitatdrio da nestes casos.

Abracos e bom inicio de semana.

Camila Bueno
Licitacoes

51) 3216.7030 .
E51; 993077557 @ www.interop.com.br

Acompanhe seus tickets através da nossa Central de Servigos.

http://centraldeservicos.interop.com.br/otrs/customer.pl

Cuidamos da tecnologia para vocé focar no seu negécio! )
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De : Camila Bueno Moraes Seg, 08 de nov de 2021 11:55
<camila.moraes@interop.com.br>

Assunto : Pregao n° 292021
Para : gsconceicao@tre-ba.jus.br

#26 anexos

Prezado Sr. Gilson.

Verificamos que a empresa THS, ndo enviou nenhum documento solicitado no item 11.1.7.2
do Edital, sendo assim, mesmo que o valor negociado esteja no estimado, a documentagao
ndo esta atendida pois deveria ser enviada até a disputa do edital.

Reitero que mesmo que a proxima licitante ndo chegue no valor estimado, antes de ser
fracassada a licitacdo e refeito certame, o Senhor entre em contato com a Interop, pois
existem flexibilizacdes que o processo licitatdrio da nestes casos.

Abracos e bom inicio de semana.

Camila Bueno
Licitacoes

51) 3216.7030 .
5515 993077557 I@ www.interop.com.br

Acompanhe seus tickets através da nossa Central de Servigos.

http://centraldeservicos.interop.com.br/otrs/customer.pl

Cuidamos da tecnologia para vocé focar no seu negécio! §J 3
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